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Oggetto: Revoca Ordine 2025/12094 relativo al contratto di “fornitura dei materiali necessari per
I’implementazione del sistema di comunicazione tramite radio trasmittenti fra i reparti dotati di radio
trasmittenti e il centro di gestione delle emergenze del P.O. “S. Marco di Catania”, per complessivi €
8.656,00 oltre spese di spedizione e [IVA 22% se dovuta;

CIG: B660D62ABS

Vista la VS. e_mail del 23/06/2025 inviata al RUP Antonio Floridia, nella quale si dichiara di avere
ricevuto il preventivo per la certificazione europea CE delle basi AES e che il costo ¢ di 34000 RMB
(yuan cinesi), e preso atto della vostra rinuncia a sostenere tali spese di certificazione CE;

Con la presente
Si comunica la revoca dell’ordine 2025/12094 di €8.656,00 e del relativo contratto di “fornitura dei
materiali necessari per I’implementazione del sistema di comunicazione tramite radio trasmittenti fra
i reparti dotati di radio trasmittenti e il centro di gestione delle emergenze del P.O. “S. Marco di
Catania”.
Distinti Saluti

Il

(Per.Ind.| loridia)

Il Direttord U.O.C.
Settore Risorse Tec {h ¢ Tecnologiche

(Ing. Sergi Presti)

v/
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Antonio Floridia

Da: Support <support@gocomlab.com>

Inviato: lunedi 23 giugno 2025 04:55

A: Antonio Floridia

Oggetto: EE:REE:REE:RAE:REE :RAE:RRRRRRRRRRRRR:

R:I: GOCOM G9 PMR446 walkietalkie royaltyfree

Egr. Sig. Antonio Floridia,

Ci scusiamo per il contrattempo mentre stavamo ultimando i preparativi per la produzione. Purtroppo,
abbiamo appena ricevuto il preventivo definitivo per la certificazione AES CE UE, che ammonta a 34.000
RMB (yuan cinesi) — una cifra significativamente piu elevata rispetto alla stima iniziale!

Secondo l'ente di certificazione, questa differenza di prezzo é dovuta alla complessita del processo di
omologazione per le stazioni base, che richiede test aggiuntivi e una documentazione piu articolata
rispetto ai walkie-talkie.

Le certificazioni necessarie includono:

Certificazione CE (rilasciata da un Organismo Notificato UE), con i seguenti standard:

EN62311, EN50665, EN50566, EN50360, EN62311, EN62209, EN301489, EN300113, EN300086, EN300219,
EN303413, EN62368

RoHS (test completo)

REACH (valutazione di 247 sostanze SVHC)

Relazione di valutazione WEEE

Test di resistenza all'acqua IP67

Altri test correlati

Nelle ultime due settimane, abbiamo contattato diversi enti certificatori per confrontare i prezzi, ma
purtroppo non é stato possibile trovare un'offerta inferiore a 34.000 RMB.

Siamo consapevoli del lungo percorso di negoziazione che ci ha portato a confermare questo ordine, ma,
dopo un'attenta valutazione, dobbiamo comunicarLe che, a causa degli elevati costi di certificazione, la
nostra azienda subirebbe una perdita significativa, pertanto non siamo al momento in grado di procedere
con la produzione.

Ci scusiamo profondamente per questa situazione e Le chiediamo conferma: e possibile valutare un
aumento del budget per coprire i costi di certificazione, oppure preferisce annullare I'ordine? Rispetteremo
la Sua decisione e collaboreremo di conseguenza.

Grazie per la comprensione e restiamo in attesa di un Suo gentile riscontro.
Cordiali saluti,

Snow Huang
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Antonio Floridia

T SRR S e O VY S U5 T ST
Da: Support <support@gocomlab.com>
Inviato: martedi 24 giugno 2025 03:58
A: Antonio Floridia
Oggetto: Re: revoca ordine e contratto

Grazie per la Vostra comunicazione.

Abbiamo preso atto della Vostra decisione di annullare I'ordine e rispetteremo pienamente la
Vostra scelta.

Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato da questa situazione e per non essere
riusciti a trovare una soluzione alternativa. Apprezziamo la Vostra comprensione e la fiducia
che ci avete accordato durante questo processo.

Se in futuro ci saranno nuove opportunita di collaborazione, saremo lieti di poterVi offrire
nuovamente il nostro supporto.

Grazie ancora e rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessita.

Cordiali saluti,

Snow Huang

---- Replied Message ----

From Antonio Floridia<a.floridia@ao-ve.it>
Date 6/23/2025 18:19

f'o 'Support'<support@gocomlab.com>
Subject revoca ordine e contratto

Spett.le Azienda GOCOM

Vista la VS. e _mail del 23/06/2025 inviata al RUP Antonio Floridia, nella quale si dichiara di avere ricevuto il
preventivo per la certificazione europea CE delle basi AES e che il costo ¢ di 34000 RMB (yuan cinesi), € preso
atto della vostra rinuncia a sostenere tali spese di certificazione CE;

Con la presente
Si comunica la revoca dell’ordine 2025/12094 di €8.656,00 e del relativo contratto di “fornitura dei materiali
necessari per I’implementazione del sistema di comunicazione tramite radio trasmittenti fra i reparti dotati di

radio trasmittenti e il centro di gestione delle emergenze del P.O. “S. Marco di Catania”.

Distinti Saluti



